
OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 8. SINIF 16 817 1996 64811

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,50 6 4 4,26 6 3 5,32 5 4 3,99 8 6 5,47 10 8 7,12 44 32 33,79 243,706

Okul Ortalaması 7 12 3,09 4 5 2,20 5 5 3,42 3 6 1,20 5 13 0,76 6 12 2,09 29 50 11,96 149,813

KATILIMLAR

1 35 ŞIVAN GEYLAN 8A 11 8 8,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 12 6 10,00 10 9 7,00 55 30 45,00 283,300 1 1 59 206
21166

% 32,66

2 20 KERİM ŞENLİK 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 12 8 9,33 47 43 32,67 235,013 2 2 118 386
30173

% 46,56

3 6 ERCAN ŞENLİK 8A 9 10 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 10 3,67 10 9 7,00 47 38 34,33 223,937 3 3 147 448
32418

% 50,02

4 62 YUSUF ÇİFÇİ 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 43 47 27,33 199,880 4 4 210 604
37696

% 58,16

5 30 SİDAR ÇİÇGA 8A 10 8 7,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 31 56 12,33 151,350 5 5 389 1011
48549

% 74,91

6 38 YUNUS ÇELİKBAŞ 8A 6 14 1,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 3 7 0,67 7 11 3,33 5 14 0,33 32 54 14,00 145,943 6 6 421 1077
49830

% 76,89

7 18 İSMAİL ÇİFÇİ 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 7 12 3,00 31 58 11,67 145,870 7 7 423 1079
49851

% 76,92

8 13 HAMZA YAVUZ 8A 5 12 1,00 2 6 0,00 5 4 3,67 3 2 2,33 4 11 0,33 4 9 1,00 23 44 8,33 123,900 8 8 540 1375
54719

% 84,43

9 3 BİLAL ŞENLİK 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 121,493 9 9 556 1415
55217

% 85,20

10 21 NALAN GEYLAN 8 5 15 0,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 27 62 6,33 118,833 1 10 569 1440
55752

% 86,02

11 24 ÖMER ŞENLİK 8A 5 15 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 14 0,33 29 60 9,00 104,790 10 11 653 1619
58393

% 90,10

12 12 HALİL ÇELİKBAS 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 93,627 11 12 703 1741
60070

% 92,68

13 4 CANER ÇELİKBAŞ 8A 5 11 1,33 2 3 1,00 3 5 1,33 2 5 0,33 1 10 -2,33 0 2 -0,67 13 36 1,00 92,213 12 13 710 1753
60238

% 92,94

14 58 SEMYA KILIÇ 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 57,227 13 14 765 1875
62289

% 96,11

15 0 *N * 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 12 38 -0,67 0,000

16 0 **N * 8A 2 18 -4,00 5 15 0,00 7 33 -4,00 0,000

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8 SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 8. SINIF 16 817 1996 64811

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,50 6 4 4,26 6 3 5,32 5 4 3,99 8 6 5,47 10 8 7,12 44 32 33,79 243,706

Okul Ortalaması 7 12 3,09 4 5 2,20 5 5 3,42 3 6 1,20 5 13 0,76 6 12 2,09 29 50 11,96 149,813

SINIF: 8

KATILIMLAR

1 21 NALAN GEYLAN 8 5 15 0,00 3 7 0,67 4 5 2,33 3 7 0,67 3 17 -2,67 9 11 5,33 27 62 6,33 118,833 1 10 569 1440
55752

% 86,02

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 8. SINIF 16 817 1996 64811

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 11 8 8,50 6 4 4,26 6 3 5,32 5 4 3,99 8 6 5,47 10 8 7,12 44 32 33,79 243,706

Okul Ortalaması 7 12 3,09 4 5 2,20 5 5 3,42 3 6 1,20 5 13 0,76 6 12 2,09 29 50 11,96 149,813

SINIF: 8A

KATILIMLAR

1 35 ŞIVAN GEYLAN 8A 11 8 8,33 7 2 6,33 8 2 7,33 7 3 6,00 12 6 10,00 10 9 7,00 55 30 45,00 283,300 1 1 59 206
21166

% 32,66

2 20 KERİM ŞENLİK 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 5 5 3,33 4 6 2,00 8 12 4,00 12 8 9,33 47 43 32,67 235,013 2 2 118 386
30173

% 46,56

3 6 ERCAN ŞENLİK 8A 9 10 5,67 9 1 8,67 8 2 7,33 4 6 2,00 7 10 3,67 10 9 7,00 47 38 34,33 223,937 3 3 147 448
32418

% 50,02

4 62 YUSUF ÇİFÇİ 8A 10 10 6,67 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 12 4,00 7 13 2,67 43 47 27,33 199,880 4 4 210 604
37696

% 58,16

5 30 SİDAR ÇİÇGA 8A 10 8 7,33 1 9 -2,00 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 14 0,33 6 14 1,33 31 56 12,33 151,350 5 5 389 1011
48549

% 74,91

6 38 YUNUS ÇELİKBAŞ 8A 6 14 1,33 2 7 -0,33 9 1 8,67 3 7 0,67 7 11 3,33 5 14 0,33 32 54 14,00 145,943 6 6 421 1077
49830

% 76,89

7 18 İSMAİL ÇİFÇİ 8A 5 15 0,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 7 13 2,67 7 12 3,00 31 58 11,67 145,870 7 7 423 1079
49851

% 76,92

8 13 HAMZA YAVUZ 8A 5 12 1,00 2 6 0,00 5 4 3,67 3 2 2,33 4 11 0,33 4 9 1,00 23 44 8,33 123,900 8 8 540 1375
54719

% 84,43

9 3 BİLAL ŞENLİK 8A 9 11 5,33 4 6 2,00 0 10 -3,33 1 9 -2,00 6 14 1,33 4 16 -1,33 24 66 2,00 121,493 9 9 556 1415
55217

% 85,20

10 24 ÖMER ŞENLİK 8A 5 15 0,00 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 3 17 -2,67 5 14 0,33 29 60 9,00 104,790 10 11 653 1619
58393

% 90,10

11 12 HALİL ÇELİKBAS 8A 7 13 2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 4 16 -1,33 21 69 -2,00 93,627 11 12 703 1741
60070

% 92,68

12 4 CANER ÇELİKBAŞ 8A 5 11 1,33 2 3 1,00 3 5 1,33 2 5 0,33 1 10 -2,33 0 2 -0,67 13 36 1,00 92,213 12 13 710 1753
60238

% 92,94

13 58 SEMYA KILIÇ 8A 6 14 1,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 1 19 -5,33 3 17 -2,67 18 72 -6,00 57,227 13 14 765 1875
62289

% 96,11

14 0 *N * 8A 4 16 -1,33 3 7 0,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 12 38 -0,67 0,000

15 0 **N * 8A 2 18 -4,00 5 15 0,00 7 33 -4,00 0,000

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 8. SINIF
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,13 12,13 3,09 4,00 5,40 2,20 5,00 4,73 3,42 3,27 6,20 1,20 5,20 13,33 0,76 6,07 11,93 2,09 28,75 50,38 11,96 149,813

ŞUBELERE AİT ORTALAMALAR
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam

Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
8 5,00 15,00 0,00 3,00 7,00 0,67 4,00 5,00 2,33 3,00 7,00 0,67 3,00 17,00 -2,67 9,00 11,00 5,33 27,00 62,00 6,33 118,833

8A 7,29 11,93 3,31 4,07 5,29 2,31 5,07 4,71 3,50 3,29 6,14 1,24 5,36 13,07 1,00 5,86 12,00 1,86 28,87 49,60 12,33 152,196

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇATALCA OKULU okulunda 16 2

ŞEMDİNLİ ilçesinde 817 52 12
HAKKARİ ilinde 1996 126 28 2

Genelde 64811 3591 983 228 58

DERECELER

Genelde sınava 983 okul katıldı, okulunuz 928. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 28 okul katıldı, okulunuz 23. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 12 okul katıldı, okulunuz 10. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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8 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 8. SINIF
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
5,00 15,00 0,00 3,00 7,00 0,67 4,00 5,00 2,33 3,00 7,00 0,67 3,00 17,00 -2,67 9,00 11,00 5,33 27,00 62,00 6,33 118,833

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
8 sınıfında 1

ÇATALCA OKULU okulunda 16 2
ŞEMDİNLİ ilçesinde 817 52 12

HAKKARİ ilinde 1996 126 28 2
Genelde 64811 3591 983 228 58

DERECELER

Genelde sınava 3591 sınıf katıldı, sınıfınız 3378. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 126 sınıf katıldı, sınıfınız 113. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 52 sınıf katıldı, sınıfınız 48. oldu

ÇATALCA OKULU okulunda sınava 2 sınıf katıldı, sınıfınız 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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8A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 8. SINIF
Türkçe İnk.Tar. Din Kül. Yab.Dil Mat. Fen Bil. Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,29 11,93 3,31 4,07 5,29 2,31 5,07 4,71 3,50 3,29 6,14 1,24 5,36 13,07 1,00 5,86 12,00 1,86 28,87 49,60 12,33 152,196

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
8A sınıfında 15

ÇATALCA OKULU okulunda 16 2
ŞEMDİNLİ ilçesinde 817 52 12

HAKKARİ ilinde 1996 126 28 2
Genelde 64811 3591 983 228 58

DERECELER

Genelde sınava 3591 sınıf katıldı, sınıfınız 3106. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 126 sınıf katıldı, sınıfınız 74. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 52 sınıf katıldı, sınıfınız 34. oldu

ÇATALCA OKULU okulunda sınava 2 sınıf katıldı, sınıfınız 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

700

0

100

200

300

400

500

600

Puan Ort.
Şube Okul İlçe İl Türkiye
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 7.SINIF 18 645 2603 43454

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,49 9 8 6,13 7 3 6,04 5 4 3,53 11 8 7,80 4 5 2,78 46 37 33,57 243,255

Okul Ortalaması 6 14 0,83 5 14 0,46 5 5 3,28 4 6 2,06 8 12 3,87 3 6 0,90 30 57 11,35 139,909

KATILIMLAR

1 61 TAHA GEYLAN 7A 10 9 7,00 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 9 1 8,67 64 24 56,00 330,980 1 1 22 245
10376

% 23,88

2 63 MEVLAN GEYLAN 7A 10 10 6,67 10 8 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 3 5 1,33 59 27 50,00 306,693 2 2 36 324
12624

% 29,05

3 34 ŞEHLA GEY AN 7A 8 12 4,00 6 14 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 4 4 2,67 41 47 25,33 190,193 3 3 178 1154
26702

% 61,45

4 0 VİYAN ÇELİKBAŞ 7A 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 1 9 -2,00 33 57 14,00 162,960 4 4 270 1475
30940

% 71,20

5 68 YASİN ÇİFÇİ 7A 7 12 3,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 1 7 -1,33 26 60 6,00 146,567 5 5 328 1717
33589

% 77,30

6 57 İSMAİL KILIÇ 7A 7 13 2,67 4 14 -0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 35 53 17,33 145,927 6 6 334 1730
33690

% 77,53

7 66 FURKAN EKİNCİ 7A 5 15 0,00 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 3 6 1,00 31 57 12,00 140,620 7 7 353 1807
34586

% 79,59

8 19 İZZETTİN ŞENLİK 7A 2 18 -4,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 27 63 6,00 133,507 8 8 383 1905
35767

% 82,31

9 31 SUNA ÇELİKBAŞ 7A 7 13 2,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 30 60 10,00 133,400 9 9 384 1906
35780

% 82,34

10 65 EVİN ÇELİKBAŞ 7A 7 13 2,67 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 6 1,00 30 59 10,33 128,443 10 10 404 1970
36559

% 84,13

11 29 ROJEN EKİNCİ 7A 4 14 -0,67 3 14 -1,67 4 5 2,33 3 6 1,00 8 9 5,00 3 7 0,67 25 55 6,67 120,827 11 11 439 2062
37783

% 86,95

12 1 AYNUR ŞENL İK 7A 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 5 3,33 28 62 7,33 111,253 12 12 496 2206
39211

% 90,24

13 7 FERHENG BABAT 7A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 26 64 4,67 107,707 13 13 511 2253
39696

% 91,35

14 69 HAMİYET ŞENLİK 7A 4 15 -1,00 3 16 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 22 66 0,00 85,113 14 14 583 2461
42119

% 96,93

15 10 HACER E GEYLAN 7A 5 15 0,00 2 18 -4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 23 67 0,67 80,813 15 15 602 2494
42424

% 97,63

16 14 HATİCE ÇİFÇİ 7A 5 15 0,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 19 71 -4,67 73,933 16 16 620 2535
42797

% 98,49

17 26 ÖZLEM ŞENLİK 7A 1 19 -5,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 1 19 -5,33 1 9 -2,00 14 75 -11,00 61,467 17 17 637 2580
43214

% 99,45

18 17 HİCRAN ÇELK BAŞ 7A 2 18 -4,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 2 10 -1,33 0 0 0,00 13 58 -6,33 57,953 18 18 639 2586
43268

% 99,57
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7A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 7.SINIF 18 645 2603 43454

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 9 7,49 9 8 6,13 7 3 6,04 5 4 3,53 11 8 7,80 4 5 2,78 46 37 33,57 243,255

Okul Ortalaması 6 14 0,83 5 14 0,46 5 5 3,28 4 6 2,06 8 12 3,87 3 6 0,90 30 57 11,35 139,909

SINIF: 7A

KATILIMLAR

1 61 TAHA GEYLAN 7A 10 9 7,00 11 8 8,33 9 1 8,67 7 3 6,00 18 2 17,33 9 1 8,67 64 24 56,00 330,980 1 1 22 245
10376

% 23,88

2 63 MEVLAN GEYLAN 7A 10 10 6,67 10 8 7,33 10 0 10,00 9 1 8,67 17 3 16,00 3 5 1,33 59 27 50,00 306,693 2 2 36 324
12624

% 29,05

3 34 ŞEHLA GEY AN 7A 8 12 4,00 6 14 1,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 10 6,67 4 4 2,67 41 47 25,33 190,193 3 3 178 1154
26702

% 61,45

4 0 VİYAN ÇELİKBAŞ 7A 7 13 2,67 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 11 9 8,00 1 9 -2,00 33 57 14,00 162,960 4 4 270 1475
30940

% 71,20

5 68 YASİN ÇİFÇİ 7A 7 12 3,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 1 9 -2,00 10 9 7,00 1 7 -1,33 26 60 6,00 146,567 5 5 328 1717
33589

% 77,30

6 57 İSMAİL KILIÇ 7A 7 13 2,67 4 14 -0,67 9 1 8,67 5 5 3,33 7 13 2,67 3 7 0,67 35 53 17,33 145,927 6 6 334 1730
33690

% 77,53

7 66 FURKAN EKİNCİ 7A 5 15 0,00 7 13 2,67 5 5 3,33 5 5 3,33 6 13 1,67 3 6 1,00 31 57 12,00 140,620 7 7 353 1807
34586

% 79,59

8 19 İZZETTİN ŞENLİK 7A 2 18 -4,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 5 5 3,33 27 63 6,00 133,507 8 8 383 1905
35767

% 82,31

9 31 SUNA ÇELİKBAŞ 7A 7 13 2,67 3 17 -2,67 5 5 3,33 4 6 2,00 9 11 5,33 2 8 -0,67 30 60 10,00 133,400 9 9 384 1906
35780

% 82,34

10 65 EVİN ÇELİKBAŞ 7A 7 13 2,67 6 14 1,33 4 6 2,00 6 4 4,67 4 16 -1,33 3 6 1,00 30 59 10,33 128,443 10 10 404 1970
36559

% 84,13

11 29 ROJEN EKİNCİ 7A 4 14 -0,67 3 14 -1,67 4 5 2,33 3 6 1,00 8 9 5,00 3 7 0,67 25 55 6,67 120,827 11 11 439 2062
37783

% 86,95

12 1 AYNUR ŞENL İK 7A 5 15 0,00 3 17 -2,67 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 5 5 3,33 28 62 7,33 111,253 12 12 496 2206
39211

% 90,24

13 7 FERHENG BABAT 7A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 5 5 3,33 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 26 64 4,67 107,707 13 13 511 2253
39696

% 91,35

14 69 HAMİYET ŞENLİK 7A 4 15 -1,00 3 16 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 2 8 -0,67 22 66 0,00 85,113 14 14 583 2461
42119

% 96,93

15 10 HACER E GEYLAN 7A 5 15 0,00 2 18 -4,00 6 4 4,67 4 6 2,00 5 15 0,00 1 9 -2,00 23 67 0,67 80,813 15 15 602 2494
42424

% 97,63

16 14 HATİCE ÇİFÇİ 7A 5 15 0,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 19 71 -4,67 73,933 16 16 620 2535
42797

% 98,49

17 26 ÖZLEM ŞENLİK 7A 1 19 -5,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 2 7 -0,33 1 19 -5,33 1 9 -2,00 14 75 -11,00 61,467 17 17 637 2580
43214

% 99,45

18 17 HİCRAN ÇELK BAŞ 7A 2 18 -4,00 3 17 -2,67 2 8 -0,67 4 5 2,33 2 10 -1,33 0 0 0,00 13 58 -6,33 57,953 18 18 639 2586
43268

% 99,57
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OKUL KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 7.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
5,56 14,17 0,83 5,22 14,28 0,46 4,94 5,00 3,28 4,00 5,83 2,06 7,72 11,56 3,87 3,06 6,47 0,90 30,33 56,94 11,35 139,909

ŞUBELERE AİT ORTALAMALAR
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam

Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7A 5,56 14,17 0,83 5,22 14,28 0,46 4,94 5,00 3,28 4,00 5,83 2,06 7,72 11,56 3,87 3,06 6,47 0,90 30,33 56,94 11,35 139,909

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇATALCA OKULU okulunda 18 1

ŞEMDİNLİ ilçesinde 645 42 12
HAKKARİ ilinde 2603 182 58 4

Genelde 43454 2582 883 214 57

DERECELER

Genelde sınava 883 okul katıldı, okulunuz 851. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 58 okul katıldı, okulunuz 56. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 12 okul katıldı, okulunuz 12. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Okul İlçe İl Türkiye



7A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 7.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sosyal B. Fen Bil. Yab.Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
5,56 14,17 0,83 5,22 14,28 0,46 4,94 5,00 3,28 4,00 5,83 2,06 7,72 11,56 3,87 3,06 6,47 0,90 30,33 56,94 11,35 139,909

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
7A sınıfında 18

ÇATALCA OKULU okulunda 18 1
ŞEMDİNLİ ilçesinde 645 42 12

HAKKARİ ilinde 2603 182 58 4
Genelde 43454 2582 883 214 57

DERECELER

Genelde sınava 2582 sınıf katıldı, sınıfınız 2393. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 182 sınıf katıldı, sınıfınız 152. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 42 sınıf katıldı, sınıfınız 28. oldu

ÇATALCA OKULU okulunda sınava 1 sınıf katıldı, sınıfınız 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 6.SINIF 20 612 2316 42398

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos. Bil. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 10 6,16 9 9 6,58 6 4 4,51 5 5 3,06 10 8 7,32 5 4 3,99 45 39 31,43 236,182

Okul Ortalaması 7 12 3,13 6 13 2,00 5 5 2,80 3 7 0,90 7 12 3,10 4 6 1,42 32 56 13,35 155,504

KATILIMLAR

1 49 HATİCE ÇELİKBAŞ 6A 11 9 8,00 16 3 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 9 8,00 8 2 7,33 59 30 49,00 317,770 1 1 36 248
10141

% 23,92

2 47 GÜLCAN YÜCE 6A 12 7 9,67 8 8 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 9 6 7,00 4 5 2,33 45 33 34,00 244,323 2 2 90 572
17961

% 42,36

3 11 MEMET KILIÇ 6A 9 11 5,33 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 12 8 9,33 2 8 -0,67 44 46 28,67 241,573 3 3 93 584
18315

% 43,20

4 48 GÜLİSTAN ŞENLİK 6A 11 8 8,33 8 6 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 11 3,33 5 5 3,33 45 36 33,00 227,823 4 4 112 672
20061

% 47,32

5 51 MİRSAT KILIÇ 6A 6 10 2,67 8 11 4,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 10 10 6,67 2 8 -0,67 35 50 18,33 186,610 5 5 174 1015
25877

% 61,03

6 72 KAVA   F ÇİFÇİ 6A 7 13 2,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 1 9 -2,00 31 59 11,33 180,467 6 6 191 1070
26847

% 63,32

7 72 KAVA ÇİFÇİ 6A 7 13 2,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 1 9 -2,00 31 59 11,33 180,467 6 6 191 1070
26847

% 63,32

8 40 AYŞE ÇELİKBAŞ 6A 8 12 4,00 2 18 -4,00 6 4 4,67 3 5 1,33 11 7 8,67 6 4 4,67 36 50 19,33 162,393 8 8 252 1280
29849

% 70,40

9 46 FATMA GEY AN 6A 8 12 4,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 11 4,33 2 8 -0,67 34 54 16,00 150,897 9 9 294 1415
31772

% 74,94

10 56 YASEMİN KILIÇ 6A 8 12 4,00 5 15 0,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 30 60 10,00 145,213 10 10 319 1485
32706

% 77,14

11 43 BERFİN KILIÇ 6A 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 11 5,33 5 5 3,33 31 59 11,33 143,507 11 11 324 1503
32982

% 77,79

12 43 BERFİN KILIÇ 6A 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 11 5,33 5 5 3,33 31 59 11,33 143,507 11 11 324 1503
32982

% 77,79

13 52 MUHAMMED ŞENLİK6A 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 30 60 10,00 139,667 13 13 339 1556
33621

% 79,30

14 45 ERSİN ÇELİKBAŞ 6A 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 2 8 -0,67 24 65 2,33 120,123 14 14 421 1813
36737

% 86,65

15 42 BAHAR ŞENLİK 6A 6 13 1,67 4 15 -1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 25 61 4,67 108,647 15 15 478 1962
38456

% 90,70

16 53000 SEHER GEYLAN 6A 8 12 4,00 3 16 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 16 -2,33 4 6 2,00 26 62 5,33 102,653 16 16 508 2038
39306

% 92,71

17 50 İSM*L GEYLAN 6A 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 23 67 0,67 97,920 17 17 525 2085
39892

% 94,09

18 55 MUHLİS GEYLAN 6A 6 14 1,33 4 14 -0,67 3 5 1,33 3 5 1,33 1 17 -4,67 5 5 3,33 22 60 2,00 87,747 18 18 556 2178
40866

% 96,39

19 41 AYŞEGÜL ÇİFÇİ 6A 4 15 -1,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 20 69 -3,00 74,317 19 19 585 2254
41703

% 98,36

20 44 ELİF KILIÇ 6A 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 3 7 0,67 16 74 -8,67 54,453 20 20 607 2303
42237

% 99,62
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6A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 6.SINIF 20 612 2316 42398

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos. Bil. Fen Bil. Yab.Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 10 6,16 9 9 6,58 6 4 4,51 5 5 3,06 10 8 7,32 5 4 3,99 45 39 31,43 236,182

Okul Ortalaması 7 12 3,13 6 13 2,00 5 5 2,80 3 7 0,90 7 12 3,10 4 6 1,42 32 56 13,35 155,504

SINIF: 6A

KATILIMLAR

1 49 HATİCE ÇELİKBAŞ 6A 11 9 8,00 16 3 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 11 9 8,00 8 2 7,33 59 30 49,00 317,770 1 1 36 248
10141

% 23,92

2 47 GÜLCAN YÜCE 6A 12 7 9,67 8 8 5,33 7 3 6,00 5 4 3,67 9 6 7,00 4 5 2,33 45 33 34,00 244,323 2 2 90 572
17961

% 42,36

3 11 MEMET KILIÇ 6A 9 11 5,33 11 9 8,00 7 3 6,00 3 7 0,67 12 8 9,33 2 8 -0,67 44 46 28,67 241,573 3 3 93 584
18315

% 43,20

4 48 GÜLİSTAN ŞENLİK 6A 11 8 8,33 8 6 6,00 7 3 6,00 7 3 6,00 7 11 3,33 5 5 3,33 45 36 33,00 227,823 4 4 112 672
20061

% 47,32

5 51 MİRSAT KILIÇ 6A 6 10 2,67 8 11 4,33 8 2 7,33 1 9 -2,00 10 10 6,67 2 8 -0,67 35 50 18,33 186,610 5 5 174 1015
25877

% 61,03

6 72 KAVA   F ÇİFÇİ 6A 7 13 2,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 1 9 -2,00 31 59 11,33 180,467 6 6 191 1070
26847

% 63,32

7 72 KAVA ÇİFÇİ 6A 7 13 2,67 10 10 6,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 9 11 5,33 1 9 -2,00 31 59 11,33 180,467 6 6 191 1070
26847

% 63,32

8 40 AYŞE ÇELİKBAŞ 6A 8 12 4,00 2 18 -4,00 6 4 4,67 3 5 1,33 11 7 8,67 6 4 4,67 36 50 19,33 162,393 8 8 252 1280
29849

% 70,40

9 46 FATMA GEY AN 6A 8 12 4,00 4 16 -1,33 6 4 4,67 6 3 5,00 8 11 4,33 2 8 -0,67 34 54 16,00 150,897 9 9 294 1415
31772

% 74,94

10 56 YASEMİN KILIÇ 6A 8 12 4,00 5 15 0,00 6 4 4,67 1 9 -2,00 8 12 4,00 2 8 -0,67 30 60 10,00 145,213 10 10 319 1485
32706

% 77,14

11 43 BERFİN KILIÇ 6A 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 11 5,33 5 5 3,33 31 59 11,33 143,507 11 11 324 1503
32982

% 77,79

12 43 BERFİN KILIÇ 6A 7 13 2,67 4 16 -1,33 5 5 3,33 1 9 -2,00 9 11 5,33 5 5 3,33 31 59 11,33 143,507 11 11 324 1503
32982

% 77,79

13 52 MUHAMMED ŞENLİK6A 8 12 4,00 4 16 -1,33 3 7 0,67 4 6 2,00 8 12 4,00 3 7 0,67 30 60 10,00 139,667 13 13 339 1556
33621

% 79,30

14 45 ERSİN ÇELİKBAŞ 6A 4 16 -1,33 8 12 4,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 5 14 0,33 2 8 -0,67 24 65 2,33 120,123 14 14 421 1813
36737

% 86,65

15 42 BAHAR ŞENLİK 6A 6 13 1,67 4 15 -1,00 5 3 4,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 3 7 0,67 25 61 4,67 108,647 15 15 478 1962
38456

% 90,70

16 53000 SEHER GEYLAN 6A 8 12 4,00 3 16 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 16 -2,33 4 6 2,00 26 62 5,33 102,653 16 16 508 2038
39306

% 92,71

17 50 İSM*L GEYLAN 6A 5 15 0,00 6 14 1,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 17 -2,67 4 6 2,00 23 67 0,67 97,920 17 17 525 2085
39892

% 94,09

18 55 MUHLİS GEYLAN 6A 6 14 1,33 4 14 -0,67 3 5 1,33 3 5 1,33 1 17 -4,67 5 5 3,33 22 60 2,00 87,747 18 18 556 2178
40866

% 96,39

19 41 AYŞEGÜL ÇİFÇİ 6A 4 15 -1,00 3 17 -2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 4 16 -1,33 4 6 2,00 20 69 -3,00 74,317 19 19 585 2254
41703

% 98,36

20 44 ELİF KILIÇ 6A 3 17 -2,67 4 16 -1,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 18 -4,00 3 7 0,67 16 74 -8,67 54,453 20 20 607 2303
42237

% 99,62
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OKUL KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 6.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sos. Bil. Fen Bil. Yab.Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,25 12,35 3,13 6,30 12,90 2,00 4,55 5,25 2,80 3,10 6,60 0,90 7,15 12,15 3,10 3,55 6,40 1,42 31,90 55,65 13,35 155,504

ŞUBELERE AİT ORTALAMALAR
Türkçe Matematik Din Kül. Sos. Bil. Fen Bil. Yab.Dil Toplam

Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
6A 7,25 12,35 3,13 6,30 12,90 2,00 4,55 5,25 2,80 3,10 6,60 0,90 7,15 12,15 3,10 3,55 6,40 1,42 31,90 55,65 13,35 155,504

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇATALCA OKULU okulunda 20 1

ŞEMDİNLİ ilçesinde 612 35 11
HAKKARİ ilinde 2316 154 54 4

Genelde 42398 2392 834 211 55

DERECELER

Genelde sınava 834 okul katıldı, okulunuz 756. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 54 okul katıldı, okulunuz 46. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz 8. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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6A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 6.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sos. Bil. Fen Bil. Yab.Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,25 12,35 3,13 6,30 12,90 2,00 4,55 5,25 2,80 3,10 6,60 0,90 7,15 12,15 3,10 3,55 6,40 1,42 31,90 55,65 13,35 155,504

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
6A sınıfında 20

ÇATALCA OKULU okulunda 20 1
ŞEMDİNLİ ilçesinde 612 35 11

HAKKARİ ilinde 2316 154 54 4
Genelde 42398 2392 834 211 55

DERECELER

Genelde sınava 2392 sınıf katıldı, sınıfınız 2084. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 154 sınıf katıldı, sınıfınız 115. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 35 sınıf katıldı, sınıfınız 21. oldu

ÇATALCA OKULU okulunda sınava 1 sınıf katıldı, sınıfınız 1. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT DİN SOS FEN İNG
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 5.SINIF 21 590 2384 44619

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 9,19 8 10 4,74 6 4 4,51 6 4 4,23 9 10 6,04 5 5 3,19 45 40 31,74 232,502

Okul Ortalaması 7 13 2,75 5 13 0,59 4 5 2,70 4 6 1,94 7 12 3,57 2 7 0,02 30 55 11,56 145,615

KATILIMLAR

1 80 YAĞMUR GEYLAN 5A 16 4 14,67 5 6 3,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 3 13,00 2 5 0,33 54 21 47,00 294,430 1 1 27 310
12541

% 28,11

2 76 SİMANUR GEYLAN 5A 14 6 12,00 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 13 4 11,67 3 7 0,67 52 30 42,00 271,953 2 2 40 421
15170

% 34,00

3 81 AMARA TAMUR 5A 15 5 13,33 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 7 8,67 2 7 -0,33 50 27 41,00 257,723 3 3 55 482
16910

% 37,90

4 79 VİLDA ÇELİKBAŞ 5A 14 6 12,00 4 13 -0,33 7 3 6,00 8 2 7,33 12 6 10,00 3 7 0,67 48 37 35,67 238,503 4 4 76 608
19473

% 43,64

5 60 İSLAM ÇELİKBAŞ 5 12 8 9,33 5 13 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 12 4,00 5 5 3,33 44 44 29,33 201,540 1 5 139 879
24781

% 55,54

6 5 AMİNE KILIÇ 5A 8 12 4,00 7 13 2,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 33 57 14,00 145,040 5 6 288 1476
33714

% 75,56

7 70 İSLAM GEYLAN 5A 8 12 4,00 5 15 0,00 3 7 0,67 2 5 0,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 27 60 7,00 139,773 6 7 313 1559
34625

% 77,60

8 22 EMRULLAH YAVUZ 5A 6 14 1,33 5 12 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 0 9 -3,00 26 60 6,00 138,873 7 8 320 1577
34794

% 77,98

9 33 HARUN ŞENLİK 5A 6 14 1,33 6 13 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 27 62 6,33 133,410 8 9 342 1636
35767

% 80,16

10 75 DEVRİM GEYLAN 5A 8 11 4,33 2 11 -1,67 4 3 3,00 4 5 2,33 6 14 1,33 3 6 1,00 27 50 10,33 129,450 9 10 352 1682
36463

% 81,72

11 74 SERKAN EKİNCİ 5A 2 18 -4,00 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 24 65 2,33 120,797 10 11 382 1800
37987

% 85,14

12 59 İSHAK ŞENLİK 5A 6 14 1,33 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 26 63 5,00 119,543 11 12 390 1819
38210

% 85,64

13 77 SİNAN ÇİFÇİ 5A 7 13 2,67 3 16 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 7 0,67 25 64 3,67 119,357 12 13 391 1821
38235

% 85,69

14 32 FERHAT YAVUZ 5A 3 17 -2,67 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 3 6 1,00 25 64 3,67 104,363 13 14 456 2020
40652

% 91,11

15 0 VEDAT KILIÇ 5 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 24 66 2,00 100,920 2 15 481 2077
41163

% 92,25

16 5 DİLEK İ KILIÇZ 5A 4 14 -0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 22 66 0,00 98,967 14 16 490 2101
41461

% 92,92

17 0 A D E M ÇÇFİİ 5A 4 16 -1,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 5 11 1,33 1 9 -2,00 20 64 -1,33 97,733 15 17 494 2110
41605

% 93,25

18 34 MERT EVİN 5A 2 18 -4,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 0 4 -1,33 19 65 -2,67 94,873 16 18 506 2131
41948

% 94,01

19 23 ERCAN ŞENLİK 5A 4 16 -1,33 6 12 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 22 66 0,00 94,647 17 19 508 2137
41984

% 94,09

20 36 HEJAR 5A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 19 71 -4,67 81,147 18 20 554 2256
43284

% 97,01

21 73 ÖM ER ÇELİKBAŞ 5A 2 16 -3,33 3 13 -1,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 4 13 -0,33 3 5 1,33 16 60 -4,00 74,883 19 21 561 2295
43717

% 97,98
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5 SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 5.SINIF 21 590 2384 44619

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 9,19 8 10 4,74 6 4 4,51 6 4 4,23 9 10 6,04 5 5 3,19 45 40 31,74 232,502

Okul Ortalaması 7 13 2,75 5 13 0,59 4 5 2,70 4 6 1,94 7 12 3,57 2 7 0,02 30 55 11,56 145,615

SINIF: 5

KATILIMLAR

1 60 İSLAM ÇELİKBAŞ 5 12 8 9,33 5 13 0,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 12 4,00 5 5 3,33 44 44 29,33 201,540 1 5 139 879
24781

% 55,54

2 0 VEDAT KILIÇ 5 2 18 -4,00 5 15 0,00 4 6 2,00 3 7 0,67 7 13 2,67 3 7 0,67 24 66 2,00 100,920 2 15 481 2077
41163

% 92,25
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5A SINIFI NET LİSTESİ (Puan sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 5.SINIF 21 590 2384 44619

Sıra Ö.No İsim Snf
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam Dereceler

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12 8 9,19 8 10 4,74 6 4 4,51 6 4 4,23 9 10 6,04 5 5 3,19 45 40 31,74 232,502

Okul Ortalaması 7 13 2,75 5 13 0,59 4 5 2,70 4 6 1,94 7 12 3,57 2 7 0,02 30 55 11,56 145,615

SINIF: 5A

KATILIMLAR

1 80 YAĞMUR GEYLAN 5A 16 4 14,67 5 6 3,00 9 1 8,67 8 2 7,33 14 3 13,00 2 5 0,33 54 21 47,00 294,430 1 1 27 310
12541

% 28,11

2 76 SİMANUR GEYLAN 5A 14 6 12,00 6 9 3,00 9 1 8,67 7 3 6,00 13 4 11,67 3 7 0,67 52 30 42,00 271,953 2 2 40 421
15170

% 34,00

3 81 AMARA TAMUR 5A 15 5 13,33 4 6 2,00 10 0 10,00 8 2 7,33 11 7 8,67 2 7 -0,33 50 27 41,00 257,723 3 3 55 482
16910

% 37,90

4 79 VİLDA ÇELİKBAŞ 5A 14 6 12,00 4 13 -0,33 7 3 6,00 8 2 7,33 12 6 10,00 3 7 0,67 48 37 35,67 238,503 4 4 76 608
19473

% 43,64

5 5 AMİNE KILIÇ 5A 8 12 4,00 7 13 2,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 3 7 0,67 33 57 14,00 145,040 5 6 288 1476
33714

% 75,56

6 70 İSLAM GEYLAN 5A 8 12 4,00 5 15 0,00 3 7 0,67 2 5 0,33 8 12 4,00 1 9 -2,00 27 60 7,00 139,773 6 7 313 1559
34625

% 77,60

7 22 EMRULLAH YAVUZ 5A 6 14 1,33 5 12 1,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 9 11 5,33 0 9 -3,00 26 60 6,00 138,873 7 8 320 1577
34794

% 77,98

8 33 HARUN ŞENLİK 5A 6 14 1,33 6 13 1,67 3 7 0,67 3 7 0,67 7 13 2,67 2 8 -0,67 27 62 6,33 133,410 8 9 342 1636
35767

% 80,16

9 75 DEVRİM GEYLAN 5A 8 11 4,33 2 11 -1,67 4 3 3,00 4 5 2,33 6 14 1,33 3 6 1,00 27 50 10,33 129,450 9 10 352 1682
36463

% 81,72

10 74 SERKAN EKİNCİ 5A 2 18 -4,00 7 12 3,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 8 12 4,00 2 8 -0,67 24 65 2,33 120,797 10 11 382 1800
37987

% 85,14

11 59 İSHAK ŞENLİK 5A 6 14 1,33 5 14 0,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 14 1,33 2 8 -0,67 26 63 5,00 119,543 11 12 390 1819
38210

% 85,64

12 77 SİNAN ÇİFÇİ 5A 7 13 2,67 3 16 -2,33 2 8 -0,67 2 8 -0,67 8 12 4,00 3 7 0,67 25 64 3,67 119,357 12 13 391 1821
38235

% 85,69

13 32 FERHAT YAVUZ 5A 3 17 -2,67 2 18 -4,00 4 6 2,00 3 7 0,67 10 10 6,67 3 6 1,00 25 64 3,67 104,363 13 14 456 2020
40652

% 91,11

14 5 DİLEK İ KILIÇZ 5A 4 14 -0,67 6 14 1,33 5 5 3,33 0 10 -3,33 4 16 -1,33 3 7 0,67 22 66 0,00 98,967 14 16 490 2101
41461

% 92,92

15 0 A D E M ÇÇFİİ 5A 4 16 -1,33 5 15 0,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 5 11 1,33 1 9 -2,00 20 64 -1,33 97,733 15 17 494 2110
41605

% 93,25

16 34 MERT EVİN 5A 2 18 -4,00 7 13 2,67 1 9 -2,00 4 6 2,00 5 15 0,00 0 4 -1,33 19 65 -2,67 94,873 16 18 506 2131
41948

% 94,01

17 23 ERCAN ŞENLİK 5A 4 16 -1,33 6 12 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 17 -2,67 2 8 -0,67 22 66 0,00 94,647 17 19 508 2137
41984

% 94,09

18 36 HEJAR 5A 4 16 -1,33 4 16 -1,33 2 8 -0,67 1 9 -2,00 5 15 0,00 3 7 0,67 19 71 -4,67 81,147 18 20 554 2256
43284

% 97,01

19 73 ÖM ER ÇELİKBAŞ 5A 2 16 -3,33 3 13 -1,33 2 7 -0,33 2 6 0,00 4 13 -0,33 3 5 1,33 16 60 -4,00 74,883 19 21 561 2295
43717

% 97,98
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OKUL KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 5.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,00 12,76 2,75 4,86 12,81 0,59 4,48 5,33 2,70 3,86 5,76 1,94 7,48 11,71 3,57 2,33 6,95 0,02 30,00 55,33 11,56 145,615

ŞUBELERE AİT ORTALAMALAR
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam

Sınıf D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
5 7,00 13,00 2,66 5,00 14,00 0,34 5,00 5,00 3,34 5,50 4,50 4,00 7,50 12,50 3,34 4,00 6,00 2,00 34,00 55,00 15,66 151,230

5A 7,00 12,74 2,75 4,84 12,68 0,61 4,42 5,37 2,63 3,68 5,89 1,72 7,47 11,63 3,60 2,16 7,05 -0,19 29,58 55,37 11,12 145,024

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ÇATALCA OKULU okulunda 21 2

ŞEMDİNLİ ilçesinde 590 37 11
HAKKARİ ilinde 2384 182 55 4

Genelde 44619 2422 809 211 56

DERECELER

Genelde sınava 809 okul katıldı, okulunuz 752. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 55 okul katıldı, okulunuz 48. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 11 okul katıldı, okulunuz 8. oldu
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5 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 5.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,00 13,00 2,66 5,00 14,00 0,34 5,00 5,00 3,34 5,50 4,50 4,00 7,50 12,50 3,34 4,00 6,00 2,00 34,00 55,00 15,66 151,230

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
5 sınıfında 2

ÇATALCA OKULU okulunda 21 2
ŞEMDİNLİ ilçesinde 590 37 11

HAKKARİ ilinde 2384 182 55 4
Genelde 44619 2422 809 211 56

DERECELER

Genelde sınava 2422 sınıf katıldı, sınıfınız 2075. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 182 sınıf katıldı, sınıfınız 129. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 37 sınıf katıldı, sınıfınız 21. oldu

ÇATALCA OKULU okulunda sınava 2 sınıf katıldı, sınıfınız 1. oldu
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5A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI

HAKKARİ ŞEMDİNLİ ÇATALCA OKULU 3.SINAV 5.SINIF
Türkçe Matematik Din Kül. Sos Bil. Fen Bil. Yabancı Dil Toplam

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
7,00 12,74 2,75 4,84 12,68 0,61 4,42 5,37 2,63 3,68 5,89 1,72 7,47 11,63 3,60 2,16 7,05 -0,19 29,58 55,37 11,12 145,024

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
5A sınıfında 19

ÇATALCA OKULU okulunda 21 2
ŞEMDİNLİ ilçesinde 590 37 11

HAKKARİ ilinde 2384 182 55 4
Genelde 44619 2422 809 211 56

DERECELER

Genelde sınava 2422 sınıf katıldı, sınıfınız 2125. oldu

HAKKARİ ilinde sınava 182 sınıf katıldı, sınıfınız 136. oldu

ŞEMDİNLİ ilçesinde sınava 37 sınıf katıldı, sınıfınız 23. oldu

ÇATALCA OKULU okulunda sınava 2 sınıf katıldı, sınıfınız 2. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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